
 
From: Servis <servis@suppmed.cz>  
Sent: Thursday, October 2, 2025 11:30 AM 
To: Drápelová Thuraya <Drapelova@nemiv.cz> 
Subject: RE: Oprava EC-720R/L s/n 5C742K431 

 
Dobrý den paní inženýrko, 
Děkuji za objednávku a potvrzuji její přijetí. 
 
Pěkný den 
 
Jiří Urválek st. 
 
 

  
 
GSM: +420 777 612 025 
E-mail: servis@suppmed.cz 
 
SuppMed s.r.o., U nákladového nádraží 1949/2, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká republika 
www.suppmed.cz 
 
 
 
 
 
From: Drápelová Thuraya <Drapelova@nemiv. >  
Sent: Thursday, October 2, 2025 11:16 AM 
To: Servis <servis@suppmed.cz> 
Subject: RE: Oprava EC-720R/L s/n 5C742K431 

 
Dobrý den, pane Urválku,  
V příloze posílám objednávku na opravu kolonoskopu EC-720RL, v. č. 5C742K431. 
Prosím o potvrzení přijetí obj. č. 101/25/8 ze dne 2. 10. 2025 za cenu 124 000 Kč s DPH.  
Děkuji a přeji pěkný den. 
 
Biomedicínský inženýr 
 
Nemocnice Ivančice, p.o. 
Široká 16 
664 91  Ivančice 
kancelář:  
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