.
Akl

potvr. 47675934 -208-2017 5064
od: Hrizovd Zuzana
Odeslano: 10. dnora 2017 11:12
Komu: Chytkova Hana
Predmét: Fw: Objednavka 208/2017, kompenzace podlozek

From: Prostejov [mailto:prostejov@pfd.agel.cz]

sent: Friday, February 10, 2017 10:24 AM

To: Hrlzova Zuzana

Subject: RE: Objedndvka 208/2017, kompenzace podlozek

Dobry den,
vase objednavka byla prijata

Tereza Travnickova
Fakturant

perfect Distribution a.s.

¢len skupiny AGEL

U Spalovny 4582/17 « 796 01 Prostéjov

telefon: +420 582 400 038

mobil:

email: tereza.travnickova@pfd.agel.czes web: perfectdistribution.agel.cz

From: Hrlzova zuzana [mailto:Hruzova@nspiv.cz]

Sent: Friday, February 10, 2017 10:21 AM

To: Perfect distr. <prostejov@qfd.age1.cz>

Cc: Jitka Pavlikova <jitka.pavlikova@pfd.agel.cz>; chytkova Hana
<Chytkova@nspiv.cz>

Subject: Objednavka 208/2017, kompenzace podloZek

Zuzana Hruazova

sklad szm

Nemocnice Ivancice, prispévkova organizace
Siroka 16

664 95 Ivancice

tel. 546 439 431

E-mail: hruzova@nspiv.cz

1C0: 00225827

DIC: €z00225827
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