From: AMI Servis [mailto:servis@amimedical.cz]
Sent; Monday, June 25, 2018 11:38 AM

To: Drozd Pavel

Subject: FW: cenova nabidka Galileo

Dobry den, pane Drozde,

Potvrzuiji pfijeti obj. ¢. 65/18/8 ze dne 22.6.2018 za cenu 75.020,- s DPH.

S pifanim pékného dne

Blanka Koukalova
servisni podpora

AMA[M| 1

A. M. |. — Analytical Medical Instruments s. r. o.

Letohradska 3/369, 170 00 Praha 7

ICO: 63983524 :
DIC: CZ63983524

Tel.: +420 257 325 606

NPT
www.amimedical.cz

Tento e-mail muze obsahovat duvérné informace a/nebo osobni ti0aje, chranéné podle platné legisiativy

Je urcen pouze shora jmenovanému adresatovi (adresatum). Pokud jste tento e-mail obdrzeli omylem. upozornéte. prosim bezodkladné odesilatele a e-mail kompletné
vymaZzte

Nejste-li adresatem, upozoriiujeme Vas. Ze jakékoli pouziti, kopirovani. distribuce ¢i vyzrazeni obsahu {ohoto e-maiju je zakazano a muze byt protipravni.

This message. and any attached file, is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. and may contain information that is privileged.
confidential and exempt from disclosure under applicabie law.

If the reader of this message is not the intended recipient. you are hereby notified that any dissemination. distribution or copying of this communication is strictiy
prohibited

Nothing in this e-mail message should be construed as a legal opinion. If you have received this communication in error, please notify us immediately by reply e-mail
and delete all copies of the original message '

From: Drozd Pavel [mailto:Drozd @nspiv.cz]
Sent: Friday, June 22, 2018 5:36 PM

To: AMI Servis <servis@amimedical.cz>
Subject: RE: cenova nabidka Galileo

Zdravim Vas

a zasilam objednavku €. 65/18/8 na opravu plicniho ventilatoru Galileo vyr.¢. 1672 VELA.
Prosim o jeji potvrzeni napfiklad:

Potvrzujeme prijeti obj. ¢. 65/18/8 ze dne 22.6.2018 za cenu 75.020,- s DPH.
Dékuiji a preji p&kny den! -

Ing. Pavel Drozd, iyl —

Nemocnice Ivancice, pfispévkova organizace “
Siroka 16
664 95 Ivancice




