
Předmět:
Přílohy:

FW: CN na opravu kamerového kabeluWolf
IMG_0001.pdf

-----Original Message-----
From: Drtinová Jana [mailto:jana.drtinova@hospimed.cz]
Sent: Thursday, March 07, 2019 4:19 PM
To: Drozd Pavel
Subject: FW: CN na opravu kamery LOGIC-R.Wolf

Potvrzujeme přijetí obj. č. 35/19/8 ze dne 5.3.2019 na částku: 85.160,- včetně DPH.

Jana Drtinová
asistentka servisu

Hospimed s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel:
GSM:
jana.drtinova@hospimed.cz
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