
From: Milan Bučko [mailto:bucko@beringei.cz]  

Sent: Wednesday, February 27, 2019 5:01 PM 

To: Miloslav Škandera 
Subject: RE: Beringei - obj. opravy CF-H185L 

 
Dobrý den, 
Potvrzujeme přijetí objednávky. V příloze zasílám cenový návrh na opravu. Prosím Vás o jeho 
potvrzení a zaslání zpět. 
 
Děkuji za spolupráci 
S pozdravem 
 
Ing. Milan Bučko 
jednatel společnosti 
 
BERINGEI, s.r.o. 
Vídeňská 55/ 47 
639 00  Brno-střed - Štýřice 
zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 75698 
IČ: 48169731 
DIČ: CZ48169731 
Telefon: +420 702 034 635 
Fax:  543 524 512 
Email: bucko@beringei.cz 
 
From: Miloslav Škandera <miloslav.skandera@nemzn.cz>  
Sent: Wednesday, February 27, 2019 10:30 AM 
To: Milan Bučko <bucko@beringei.cz> 
Subject: Beringei - obj. opravy CF-H185L 
 
Beringei 
s.r.o. 
Vídeňská 55/47 
639 00 Brno 
 
Dobrý den, pane inženýre. 
 
Vzhledem k zaslání Vašeho zdůvodnění – technického posudku servisní firmy Olympus č. 
50988204/9443 o neuznání záruční opravy  videokolonoskopu CF-H185L, v.č. 2610849 ze dne 
26.2.2019 Vám v příloze zasíláme objednávku č. 94-2019 na provedení běžné opravy.  
 
Žádáme o zpětné potvrzení převzetí tohoto e-mailu. Žádáme o předložení cenového návrhu 
opravy. 
 
Děkuji. 
 
Škandera Miloslav, technik ÚZT, Nemocnice Znojmo 
721 860 793 
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